
From: Info@meremaa.com <Info@meremaa.com>  
Sent: Tuesday, March 28, 2023 6:16 AM 
To: Andry Rütkinen <Andry.Rytkinen@transpordiamet.ee> 
Subject: RE: Värati sadama navigatsioonimärgistuse töövõtuleping 
 

Tere Andry, 

Väga vabandame vaikuse eest. Olen alates 22 veebruar Ameerika Ühendriikides töölähetuses, 

naasen ise 26 aprill ehk enne navigatsiooniperioodi algusest Väratisse ja Meremaale.  

Me soovime igal juhul lepingut jätkata ning ka meie toodrid on Transpordiameti käes. Mis 

kuupäeval peaksid laevad jõudma Väratisse? Klaarime enne seda asjad ära kindlasti.  

Arvo 

+3725254905 

  
On Monday, 27. March 2023 at 13:18, Andry Rütkinen <Andry.Rytkinen@transpordiamet.ee> wrote: 

Tere jälle 

  

Annan asja edasi juristidele. Nad lõpetavad lepingu. 

  

Andry Rütkinen 

Transpordiamet 

  

From: Andry Rütkinen  
Sent: Wednesday, March 22, 2023 9:30 AM 
To: 'Info@meremaa.com' <Info@meremaa.com> 
Subject: RE: Värati sadama navigatsioonimärgistuse töövõtuleping 

  

Tere 

  

Meie laevad alustavad 2 nädala pärast ujuvmärkide paigaldamist. 

See on viimane võimalus asjad ära klaarida ja lepingu uuendamiseks. 
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Kas teil on uut infot, mis on Värati sadama plaanid edaspidiseks? 

  

Andry Rütkinen 

Transpordiamet 

From: Andry Rütkinen  
Sent: Wednesday, February 22, 2023 5:15 PM 
To: 'Info@meremaa.com' <Info@meremaa.com> 
Subject: RE: Värati sadama navigatsioonimärgistuse töövõtuleping 

  

Tere jälle 

  

Mitte midagi pole ikka laekunud ja täna on 22. veebruar. 

  

Kas lõpetasite sadamana tegutsemise? 

  

Andry Rütkinen 

  

From: Info@meremaa.com <Info@meremaa.com>  
Sent: Sunday, January 15, 2023 5:12 PM 
To: Andry Rütkinen <Andry.Rytkinen@transpordiamet.ee> 
Subject: RE: Värati sadama navigatsioonimärgistuse töövõtuleping 

  

Tere, 

Arved saavad tasutud jaanuari jooksul ja rohkem selliseid viivitusi ei teki. 

Meremaa Sadam OÜ 

  

On Monday, 09. January 2023 at 16:22, Andry Rütkinen <Andry.Rytkinen@transpordiamet.ee> 
wrote: 
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Tere jälle ja head uut aastat, 

  

Vaatasime üle laekunud summad ja hoolimata teie kinnitusest ei ole mitte midagi laekunud Värati 
sadama arvetest. 

  

Palume tänase seisuga informatsiooni, kuidas seis on ja kuidas edasi. 

  

Andry Rütkinen 

Transpordiamet 

  

From: Andry Rütkinen  
Sent: Monday, November 28, 2022 5:00 PM 
To: 'info@meremaa.com' <info@meremaa.com> 
Subject: RE: Värati sadama navigatsioonimärgistuse töövõtuleping 

  

OK. 

  

Rahulikku aasta lõppu. 

  

Andry 

  

From: info@meremaa.com <info@meremaa.com>  
Sent: Monday, November 28, 2022 1:23 PM 
To: Andry Rütkinen <Andry.Rytkinen@transpordiamet.ee> 
Subject: RE: Värati sadama navigatsioonimärgistuse töövõtuleping 

  

Tere, 

Aitäh kirja ja tehtud töö eest. 

2022 aasta arvet veel tulnud ei ole meile, pole saadetud.  
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Nagu ma eelmises kirjas ütlesin, siis kindlasti saab uus arve tähtaegselt tasutud ja vana arve 

selle aastanumbri sees. 

Parimat, 

Arvo 

  

  

On Monday, 28. November 2022 at 11:30, Andry Rütkinen <Andry.Rytkinen@transpordiamet.ee> 
wrote: 

Tere jälle 

  

Enne kui pole tasutud 2021 ja 2022 arved, me kevadel ujuvmärke paigaldama ei tule. 

Hetkeseisuga pole tasutud 2021. aasta arvet. 

Andry Rütkinen 

From: Andry Rütkinen  
Sent: Friday, November 11, 2022 10:00 AM 
To: 'info@meremaa.com' <info@meremaa.com> 
Subject: RE: Värati sadama navigatsioonimärgistuse töövõtuleping 

  

Tere hommikust 

  

Kehtiva lepingu järgi võtame see sügis ujuvmärgid välja, viime nad hooldusesse. 

Ja tõesti ka meie hinnangul saame need muuta aastaringseks ning saame koostada 
hinnakalkulatsiooni aastaringse märgistuse korral. 

  

Palume tasuda 2021 ja õigeaegselt kohe tulev 2022 arve. 

  

Andry Rütkinen 

From: info@meremaa.com <info@meremaa.com>  
Sent: Thursday, November 10, 2022 12:53 PM 
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To: Andry Rütkinen <Andry.Rytkinen@transpordiamet.ee> 
Subject: RE: Värati sadama navigatsioonimärgistuse töövõtuleping 

  

Tere Andry, 

Väga vabandame viibinud vastuse pärast. Tegelikult on lugu selline, et meil väga 1 oktoober 

1 mai kedagi majas püsivalt ei olegi. Telefon on laadijaga seinas ja kord nädala-kahe jooksul 

käime läbi ja kontrollime telefoni. 

Jah, sadam töötab ja oleme huvitatud ujuvmärkide kontrollist. Küsimus on, et kas saaksime 

nad sel talvel ka vette jätta ning selle läbi teenuse hinna madalamaks? Möödunud talvel seda 

arutasime. Kevadel olid kõik toodrid alles ning EVA-318 pidi ainult umbes pooli liigutama, 

pooled olid ka õigetel koordinaatidel. Kui teenuse hinda see ei mõjuta siis parem välja võtta 

ja ära hooldada, sest hooldust nad vajavad vist nagunii. 

Arve osas vabandame, on tõesti tasumata. Meil selle COVID-i ja elektrihindade tõttu väga 

keeruline aasta olnud. Just oleme lõpusirgel investori kaasamisega ning kindlasti saame selle 

aasta sees vana arve tasutud ja uue ka. 

Parimat, 

Arvo 

5254905 

  

On Thursday, 10. November 2022 at 10:55, Andry Rütkinen <Andry.Rytkinen@transpordiamet.ee> 
wrote: 

Tere jälle 

  

Telefoni teel ei õnnestu ka kedagi sadamast kätte saada (helistasin äriregistris oleva numbri peale). 

  

Sõltuvalt ilmadest võtame lepingu järgi kas järgmine või ülejärgmine nädal ujuvmärgid välja ja viime 
need hoolduseks meie hooldusbaasi. Ankrud jätame sadamasse. 

  

Ja kui teil võimalik, siis palun võtke minuga ühendust meili või telefoni teel (5043814). 

  

Andry Rütkinen 
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From: Andry Rütkinen  
Sent: Tuesday, November 8, 2022 2:33 PM 
To: 'Info@meremaa.com' <Info@meremaa.com> 
Subject: Värati sadama navigatsioonimärgistuse töövõtuleping 

  

Tere 

  

Minuni jõudis info, et teil on tasumata manuses olev arve 2021. aasta eest. Kohe on tulemas uus 
arve peale, mille tähtaeg on samuti see aasta. Seega 3462,18x2=6924,36 eurot käibemaksuta. 

  

Palun võimalikult kiirelt selgitusi millised on teie plaanid esimese (2021.a.) arvega ja teie 
ettepanekud, kuidas edasi lepinguga. 

Meil on laevad ujuvmärkide töid tegemas ja peame asjad selgeks saama. 

  

Võtan ühendust ka telefoni teel homme. 

  

  

Lugupidamisega 

  

Andry Rütkinen 

juhataja, navigatsioonimärgistuse üksus 

504 3814 

www.transpordiamet.ee  

Transpordiamet 

Lume 9 / 10416 Tallinn 
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